Re: Datos 347 Libromares y Distribuidora Mares de Libros.

Asunto: Re: Datos 347 Libromares y Distribuidora Mares de Libros.
De: Esther Garcia Ropero <esther@koalaediciones.es>

Fecha: 09/02/2024, 10:26

Para: Carmen Cano <administracion@libromares.com>

Hola Carmen:
Adjunto factura liquidacién ventas de noviembre.

Cuando puedas, enviame por favor el detalle de los saldos pendientes de pago a Koala Ediciones que
tienes, para que pueda ver si corresponde con lo que yo tengo apuntado.

Buen fin de semana.

Saludos,

Esther Garcia
Koala Ediciones
www.koalaediciones.es

https://www.koalaediciones.es

El 09/02/2024 a las 10:24, Carmen Cano escribio:

Gracias Esther.
Me falta la factura de la liquidacion de noviembre, me la podias facilitar por mail.
Un saludo.

Carmen Cano
administracion@libromares.com
Avda. Sur, 8 - Pol. Ind. La Postura
Grupo 28343 Valdemoro-Madrid / Tel. 91 354 16 71
LibroMares www.libromares.com

Le informamos que su direccidn de correo electrénico, asi como el resto de los datos de caracter personal que nos facilite, podrian ser objeto
de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de Grupo Libromares. Vd. podra en
cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificacidn, cancelacién y oposicion segun la Ley Organica 15/1999 mediante notificacién

escrita.

De: Esther Garcia Ropero <esther@koalaediciones.es>

Enviado el: viernes, 09 de febrero de 2024 10:21

Para: Carmen Cano <administracion@libromares.com>

Asunto: Re: Datos 347 Libromares y Distribuidora Mares de Libros.

Buenos dias Carmen:

12.476,76 € es la suma total anual declarada.

1de2 06/11/2024,11:09
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Re: Datos 347 Libromares y Distribuidora Mares de Libros.

Adjunto el detalle en la captura de pantalla.

Saludos,

Esther Garcia
Koala Ediciones

El 09/02/2024 a las 10:08, Carmen Cano escribié:

Buenos dias,

Solicito las cantidades a declarar en el modelo 347 para su comprobacion.
Muchas gracias de antemano.

Saludos

Carmen Cano
administracion@Ilibromares.com
Avda. Sur, 8 - Pol. Ind. La Postura
Grupo 28343 Valdemoro-Madrid / Tel. 91 354 16 71
LibroMares www.libromares.com

Le informamos que su direccidn de correo electrénico, asi como el resto de los datos de caracter personal que nos facilite,
podrian ser objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos
de Grupo Libromares. Vd. podra en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificacidn, cancelacién y oposicién

segun la Ley Orgénica 15/1999 mediante notificacion escrita.

—Adjuntos:
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